
From: Yusuf Köse (GM-Gn.Md) <YKose@Aktif.com>
To: "'Vasif Kortun'" <director@proje4L.org>
Cc: Ivgen Koburcuk (GM- Müsteri Temsilcisi)

 <ivkoburcuk@Aktif.com>,
   Göksan Özulu (GM.Müs

teri Iliskileri Müdürü ) <GOzulu@Aktif.com>
Subject: RE: yusuf'cum orda misin?
Date: Wed, 14 Aug 2002 19:50:05 +0300

Sevgii Vasif,

Gec yanitladigim için beni bagisla; sehir disindaydim.

Eylul gönderimini bu fiyatla (330.000 + KDV) yapariz.

KAsimda baslayacak yeni sponsorluk donemi için de anlasmamizi 
yenileriz
elbette. Ayni indirimleri yapmaya devam ederiz.

Basarili çalismalarin dolaysiyla kutluyorum.

Selam ve sevgiler,

Yusuf

-----Original Message-----
From: Vasif Kortun [mailto:director@proje4L.org]
Sent: 13 A›ustos 2002 Sal‡ 12:35
To: YKose@Aktif.com
Subject: yusuf'cum orda misin?

Sevgili Yusuf:

Bu yil da sponsorluk antlasmamizi yenilemek firsatini bulacak miyiz? 
Yilda 4 davetiye üzerinden? Ben bunun için kasim 2002'de baslamayi 
oneriyorum. Eylul icin de bir gonderimiz olacak. Bunu sponsorluk 
antlasmasi bunyesinde indirimli olarak yapabilir miyiz?

Sen nisan 2002'den itibaren indirimli imzasiz gonderi icin 330.000 + 
KDV vermistin. O zamandan bu yana, eminim kosullar degismistir. Eger 
Eylül gönderimini indirimli yaapabilirsek, ne kadar olur?

Cok sevgiler,

Vasif


